
Assunto: ENC: Cotação - Lâmpadas e Materiais Elétricos - Câmara Municipal de Londrina
De: "Eletrorede sercomtel" <eletrorede@sercomtel.com.br>
Data: 06/05/2022 11:36
Para: <gabrielcandreva@cml.pr.gov.br>

Bom dia, 

Segue em anexo , o orçamento solicitado;.

Certo de sua atenção, agradecemos

Att. 

Dirce Yamada
Eletro Rede Ltda
(043) 3322-3322

-----Mensagem original-----
De: Gabriel Cazado Candreva [mailto:gabrielcandreva@cml.pr.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 5 de maio de 2022 14:53
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Cotação - Lâmpadas e Materiais Elétricos - Câmara Municipal de Londrina

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir lâmpadas e materiais elétricos diversos, conforme 
Termo de Referência anexo. Dessa forma, em caso de interesse na contratação, favor encaminhar 
orçamento.

Qualquer dúvida, à disposição. Obrigado.

--
Atenciosamente,

Gabriel Cazado Candreva
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
Tel: (43) 3374-1324

-- 
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

Anexos:

Termo_de_Referencia_Assinado.pdf 333KB

06.05.22 cml Pedro 2.pdf 80,5KB

06.05.22 cml -Pedro 1.pdf 78,7KB
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Assunto: RES: Cotação - Lâmpadas e Materiais Elétricos - Câmara Municipal de Londrina
De: "Fernando - Eletro Ville" <fernando@eletroville.com.br>
Data: 09/05/2022 16:48
Para: "'Gabriel Cazado Candreva'" <gabrielcandreva@cml.pr.gov.br>

Gabriel boa tarde,
Segue orçamento...

Att
Fernando Alves 
Dpto Vendas
Eletro Ville Materiais Eletricos Ltda.
www.eletroville.com.br
(43)3348-0816                           (43)99108-0065

-----Mensagem original-----
De: Gabriel Cazado Candreva [mailto:gabrielcandreva@cml.pr.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 5 de maio de 2022 14:53
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Cotação - Lâmpadas e Materiais Elétricos - Câmara Municipal de Londrina

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir lâmpadas e materiais elétricos diversos, conforme 
Termo de Referência anexo. Dessa forma, em caso de interesse na contratação, favor encaminhar 
orçamento.

Qualquer dúvida, à disposição. Obrigado.

--
Atenciosamente,

Gabriel Cazado Candreva
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
Tel: (43) 3374-1324
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1 of 3 09/05/2022 16:50

http://www.eletroville.com.br/
http://www.eletroville.com.br/
mailto:gabrielcandreva@cml.pr.gov.br
mailto:gabrielcandreva@cml.pr.gov.br
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Assunto: ORÇAMENTO DEPOSITO LONDRINORTE
De: "vendas3" <vendas3@depositolondrinorte.com.br>
Data: 05/07/2022 15:25
Para: <angelicanakai@cml.pr.gov.br>

OLÁ, BOA TARDE
SEGUE O ANEXO DO ORÇAMENTO SOLICITADO.
ATT ROSELI
OBRIGADA

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexos:

CAMARA MUNICIPAL.pdf 1,8MB

ORÇAMENTO DEPOSITO LONDRINORTE
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148337

46412 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Número

Cliente

Orçamento

Vendedor ROSELI

Data 05/07/2022

Condição Validade

Endereço R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 Bairro JARDIM NOVA LONDRES

Cidade LONDRINA

(43) 3374-1300

ROSELI

Contato

Fone

Atendente

Descrição Unid. Qtd. Unitário Parcial Marca

PR

78.316.064/0001-93CNPJ/CPF

86015903CEP

Prev. Entrega Prev. Hora

DISJUNTOR 2X10 DIN SOPRANO UN 3,00 27,19500 81,59 1

DISJUNTOR 2X16 DIN SOPRANO UN 5,00 39,75000 198,75 2

DISJUNTOR 2X20 DIN SOPRANO UN 4,00 36,38600 145,54 3

DISJUNTOR 2X25 DIN SOPRANO UN 4,00 37,66000 150,64 4

LAMPADA LED TUBO T8 18W 6500K UN 750,00 25,00000 18.750,00 5

LAMPADA LED TUBO T8 9W 6500K OL UN 15,00 18,00000 270,00 6

ADAPTADOR BOB ESPONJA UN 15,00 6,00000 90,00 7

CANALETA ADESIVA 20X10 DUPLA FACE UN 50,00 9,50000 475,00 8

PINO MACHO 2P+T 10A VOLTEC UN 30,00 5,00000 150,00 9

PINO FEMEA 2P+T 10A VOLTEC UN 30,00 5,00000 150,00 10

REFLETOR LED 100W BIV UN 8,00 140,00000 1.120,00 11

REFLETOR LED 20W 65000K UN 5,00 54,00000 270,00 12

CABO FLEXIVEL 2,5MM ROLO COM 100MTS (SIL) UN 1,00 305,00000 305,00 13

FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19MMX20M ADERE UN 3,00 56,00000 168,00 14

MEC SIST X TOMADA 10A VERTICAL UN 30,00 10,85000 325,50 15

VEDA CALHA 300G VEDACIT UN 3,00 35,00000 105,00 16

Sub-Total 22.755,02

Produtos 22.755,02

Total 22.755,02

CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO

PARA CONFIRMAR, RETORNAR ESTE ORÇAMENTO ASSINADO E DATADO

Assinatura: Data: ____/____/_______

sem@sem.com

FULAN & PANSARDI

956,000Qtd. Itens

(1) FULAN & PANSARDI - Fone: (43) 3356-3353  - CDSSimco - Sistema de Gestão Integrada 1.1.17.10

TELEVENDAS:

WHATSAPP/FAX

(43) 3356-3353

LONDRINA-PR 05/07/2022

Orçamento Nº: 148337

E-mail:
felipe@depositolondrinorte.com.br


