
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA EXTERNA LTDA
Endereço : RUA SANTA CATARINA, 89
CNPJ: 54.434.583/0001-98       I.E.: 262843242
Bairro: DOS ESTADOS
Cep: 89120-000   Cidade: TIMBÓ  -  SC
Site:
Email:
Telefone:

Orçamento: 22

Dados do Cliente
Cliente:      CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Cnpj:          78.316.064/0001-93
Endereço:  R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145, CENTRO CIVICO
Bairro:        JARDIM NOVA LONDRES
Cidade:      LONDRINA

Cep:         86015-903

Insc. Est:  null

Estado:    PR

Informações Adicionais
04/07/2024

MIRIN DO SUL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA

BIANCA BERTOLDI 4733827615

Frete:
Emissão: Entrega: 04/07/2024

Frete: SEM FRETE
Transportadora:
Redespacho:
Representante: Fone:
Desc. (s/ Itens): 0,00 0,00 0,00% % % 0,00Desc: % %0,00Acréscimo:
Condição de pagto: A VISTA SEM DUPLICATA
Observação: PRAZO DE ENTREGA: ENTRE 2 E 3 DIAS ÚTEIS APÓS EMBARQUE.

PRAZO DE PRODUÇÃO: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS

ORÇAMENTO PARA SIMPLES TOMADA DE PREÇOS. NÃO GERA ORDEM DE PRODUÇÃO.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

ESTE MODELO É COMPOSTO POR UMA BASE DE CONCRETO REVESTIDO COM FIBRA, UM
ESTEIO, UM BRAÇO DE ARMAÇÃO E UMA ARMAÇÃO, TODOS INTERLIGADOS POR UM
CONJUNTO DE FERRAGENS PADRONIZADAS NA COR PRETA.
POSSUI UM VÃO LIVRE DE 1,90 E CAPACIDADE DE ROTAÇÃO DE 360º, PERMITINDO O AJUSTE
DA ÁREA DE SOMBREAMENTO CONFORME A NECESSIDADE.

ALTURA TOTAL DO OMBRELONE: 2,72

PAGO
Validade: 14/7/2024 (10 DIAS)

Detalhamento dos Itens

3,00 UN 13129130299 OMBRELONE SLIM LATERAL GIRATORIO COM
FIBRA PRETA 2,9 CREME

3.671,92 11.015,76 0,00 0,00 0,0
Quantidade Und Número Produto Valor Unit Valor IPIValor Total Valor ST Peso

9.915,76

1.100,00
0,00

9.915,76

0,00
0,00

Descontos:

Sub-Total
ICMS ST:

Frete:

Total Geral

Acréscimos:

Despesas:

IPI:

Seguro: 0,00
0,00
0,00

Totais

É vedada a autenticação deste documento



Assunto: RES: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento - ombrelone
De: "Bianca | Solemar Ombrelones" <bianca@solemar.ind.br>
Data: 04/07/2024, 16:09
Para: "'Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza'" <anafukushigue@cml.pr.gov.br>

Boa tarde! Tudo bem?

Segue em anexo o orçamento conforme solicitado.

No orçamento estou orçando a lona na cor creme, seguindo a cor da primeira foto que me enviasse. A cor da lona
pode ser alterada quando for fechar o pedido.

As especificações do produto estão nas Observações.  

De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza <anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de julho de 2024 13:38
Para: Bianca | Solemar Ombrelones <bianca@solemar.ind.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento - ombrelone

Boa tarde,

Segue anexo nosso cartão CNPJ

Fique à vontade. Caso você encaminhe dois orçamentos com modelos que atendam ao Termo,
será considerado o menor preço.

Atenciosamente,

Em 02/07/2024 16:36, Bianca | Solemar Ombrelones escreveu:

Posso sim! Vou montar dois orçamento formalizados para você, preciso apenas de algumas
informações:

Razão social/Nome completo
CNPJ/CPF
IE/RG
Endereço
Número
CEP
Bairro
E-mail

Montarei dois orçamentos pois esse modelo temos no tamanho de 2,40 a 2,90, assim vocês
consegues ponderar o que fica melhor ͧͪͩͨ

Aguardo os dados para montagem do orçamento.

De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza <anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de julho de 2024 15:07
Para: Bianca | Solemar Ombrelones <bianca@solemar.ind.br>

RES: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento - ombrelone
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Assunto: Re: RES: RES: Solicitação de orçamento - ombrelone

A especificação do termo foi alterada, conforme abaixo:

"Ombrelone lateral, formato circular, estrutura em aço e/ou madeira, sistema
articulado e mecanismo de alavanca. Possibilidade de giro de 360º. Base em cruz ou
quadrada. Cor: neutra clara.

Medidas:

Diâmetro: 2,5 a 3,0m

Altura total: 2,60 a 3,0m (medida do piso até a parte mais alta)."

Aliás, a quantidade aumentou para 3 unidades.

Assim, esse modelo encaminhado nos atende.

Você poderia enviar um orçamento, por gentileza?

Em 02/07/2024 14:07, Bianca | Solemar Ombrelones escreveu:

O modelo seria o Slim Lateral, vou anexar fotos dele para dar uma olhadinha.

Na fabricação dos nossos ombrelones, nós uƟlizamos:
Madeira de reflorestamento (eucalipto saligna) com tratamento impregnante Stain;
Tecido de poliéster + pvc (50% de cada um) com proteção uva/uvb;
Pintura eletroestáƟca, que evita a formação de ferrugem;
Além disso, todas as peças para manutenção você encontra direto com a gente.

Frete gratuito e 12 meses de garanƟa contra defeitos de fabricação.
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De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza <anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de julho de 2024 13:21
Para: Bianca | Solemar Ombrelones <bianca@solemar.ind.br>
Assunto: Re: RES: Solicitação de orçamento - ombrelone

Boa tarde, tudo bem e você?

Você poderia me indicar, no catálogo, qual é o modelo da foto? Ou me
encaminhar um catálogo dele com a descrição.

Em 02/07/2024 10:43, Bianca | Solemar Ombrelones escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Esse modelo da foto seria em madeira com ferragens em aço. O modelo
da foto temos.

Caso seja obrigatório a estrutura toda em aço, infelizmente não
conseguirei ajudar. 

Tenho modelos em madeira e alumínio. Segue catálogo em anexo.
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De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza
<anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de junho de 2024 15:39
Para: desƟnatarios-nao-revelados:
Assunto: Solicitação de orçamento - ombrelone

Prezados, boa tarde

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir alguns itens por
meio de Registro de Preços, dentre eles, ombrelone, conforme
condições e especificações constantes no Termo de Referência
anexo.

Desta forma, solicito orçamento, conforme abaixo:

- Ombrelone lateral, formato circular, estrutura em aço,
sistema articulado e mecanismo de alavanca. Possibilidade de
giro de 360º. Base em cruz, Cor: neutra clara.

- Medidas:

Diâmetro: 2,5 a 3,0m

Altura total: 2,60 a 3,0m (medida do piso até a parte mais alta).

- Quantidade: 2

- Imagem modelo:

Caso queiram, pode ser encaminhada proposta comercial dos
demais itens listados no Termo, não sendo necessário orçar todos.
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Atenciosamente,

--

--

--

Anexos:

ORÇAMENTO 22.pdf 76,2KB

RES: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento - ombrelone
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