
Quarta-feira, 10 de julho de 2024. Usuário: danielle

Identificador Orçamento: 49318

Informações do Cliente:

Fone:

Contato:

Representante:

Responsável:

Condições do Orçamento:

Tipo de Frete:

Segmento:

Grupo Empresas:

Data Lançamento do Orçamento:

Preenchido por:

Condição de Pagamento:

(NÃO CADASTRADO) - Prefeitura Municipal de Londrina

-

Ana

222 - Corporativo

4 - Corporativo

49 - INSTITUCIONAL

(28) - 28 DD

danielle - Danielle

10/07/2024

danielle

C - CIF

Cont. ICMS: Não UF: PR

CPF / CNPJ:

Transportadora: 263 - A definir pela Empresa Observação:

Telefone Transportadora: 

Pedidos com agendamento de entrega a taxa é por conta do cliente.

Campanha:Redespacho: 

Previsão Prazo de Faturamento (data a confirmar):

Validade: 20/07/2024

24/08/2024

Telefone Redespacho: 

Montagem por conta do cliente.

Fotos meramente ilustrativas.

A confirmação da data de entrega será informada após emissão do pedido de venda.

Exija o pedido deste orçamento.

Observações Gerais:

Itens do orçamento:

Cód.Catálogo Cód.Interno Descrição Produto Qt. /Pc
IPI 

(%) Preço Líq. Total Item
Preço Prat.

S/ IPI Foto Vol.
Peso 

(kg) M³

7950215.522 7950215.522 Ombrelone Lateral Turin - 

Madeira - Giratório com Base 

concreto revestido 2,90 m - 

Bagum - Creme

 1  4.573,19  0,00  4.573,19  4.573,19 0,52108,002

R$ 4.573,19

Total 

Orçamento:
Total Sem IPI:

R$ 4.573,19

2  108,00  0,52

Total 

Vol:

Total 

Peso:

Total 

M³:

Situação: 1 - Em aberto/Em digitação



Assunto: RES: Solicitação de orçamento - ombrelone
De: <corporaƟvo@butzke.com.br>
Data: 10/07/2024, 08:13
Para: "'Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza'" <anafukushigue@cml.pr.gov.br>

Bom dia Ana Maria tudo bem?

Conforme solicitado segue orçamento do ombrelone Butzke.
Lembrando que para esta proposta o frete está incluso, a montagem não.

Qualquer dúvida estou à disposição.

AƩ,

Danielle M. Carlesse
Corporativo

Tel: 47  3312 4008
47 9 9942.5427
www.butzke.com.br

A informação contida neste e-mail (incluindo o corpo da mensagem, anexos e atividades nele relacionadas) é confidencial e pode estar sujeita à proteção
legal. O conteúdo desta mensagem (incluindo o corpo da mensagem, anexos e atividades nele relacionadas) é direcionado exclusivamente ao seu
destinatário. O acesso a este e-mail por qualquer outra pessoa não é autorizado. Se você não é o destinatário desta mensagem, qualquer divulgação,
cópia, distribuição ou qualquer ação ou omissão em relação a esta mensagem é proibida e poderá ser considerada ilegal.

The information in this e-mail (including the message itself, attachments and activities described within the message) is confidential and may be legally
privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure,
copying, distribution, or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. 

De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza <anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2024 18:32
Para: desƟnatarios-nao-revelados:
Assunto: Solicitação de orçamento - ombrelone

Prezados, boa tarde

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir alguns itens por meio de Registro de Preços, dentre eles,
ombrelone, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência anexo.

Desta forma, solicito orçamento, conforme abaixo:

- Ombrelone lateral, formato circular, estrutura em aço, sistema articulado e mecanismo de alavanca.
Possibilidade de giro de 360º. Base em cruz, Cor: neutra clara.

- Medidas:

Diâmetro: 2,5 a 3,0m

Altura total: 2,60 a 3,0m (medida do piso até a parte mais alta).

- Quantidade: 2
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- Imagem modelo:

Caso queiram, pode ser encaminhada proposta comercial dos demais itens listados no Termo, não sendo
necessário orçar todos.

Atenciosamente,

Anexos:

Orçamento Prefeitura de Londrina 49318 10-07.pdf 60,9KB
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