
Sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Usuário: danielle

Identificador Orçamento: 49918

Informações do Cliente:

Fone:

Contato:

Representante:

Responsável:

Condições do Orçamento:

Tipo de Frete:

Segmento:

Grupo Empresas:

Data Lançamento do Orçamento:

Preenchido por:

Condição de Pagamento:

(NÃO CADASTRADO) - Câmara Municipal de Londrina

-

Ana Maria

222 - Corporativo

4 - Corporativo

49 - INSTITUCIONAL

(28) - 28 DD

danielle - Danielle

13/09/2024

danielle

F - FOB

Cont. ICMS: Não UF: PR

CPF / CNPJ:

Transportadora: 263 - A definir pela Empresa Observação:

Telefone Transportadora: 

Pedidos com agendamento de entrega a taxa é por conta do cliente.

Campanha:Redespacho: 

Previsão Prazo de Faturamento (data a confirmar):

Validade: 23/09/2024

13/10/2024

Telefone Redespacho: 

Montagem por conta do cliente.

Fotos meramente ilustrativas.

A confirmação da data de entrega será informada após emissão do pedido de venda.

Exija o pedido deste orçamento.

Observações Gerais:

Itens do orçamento:

Cód.Catálogo Cód.Interno Descrição Produto Qt. /Pc
IPI 

(%) Preço Líq. Total Item
Preço Prat.

S/ IPI Foto Vol.
Peso 

(kg) M³

509124.29 509124.29 Mesa Dobrável Ipanema 90 x 90 

- Stain Nogueira

 1  706,42  3,25  729,38  729,38 0,0716,901

522404.29 522404.29 Mesa Dobrável Mestra Ipanema 

Ø 90 - Stain Nogueira

 1  783,57  3,25  809,04  809,04 0,0714,051

104604.29 104604.29 Banqueta Naipe 45 - Stain 

Nogueira

 1  150,07  3,25  154,95  154,95 0,152,351

176404.29 176404.29 Cadeira Dobrável Ipanema sem 

Braços - Stain Nogueira

 1  382,00  3,25  394,41  394,41 0,106,251

R$ 2.087,79

Total 

Orçamento:
Total Sem IPI:

R$ 2.022,07

4  39,55  0,39

Total 

Vol:

Total 

Peso:

Total 

M³:

Situação: 1 - Em aberto/Em digitação



Assunto: Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento
De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza <anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Data: 13/09/2024, 15:04
Para: corpora�vo@butzke.com.br

Obrigada!

Em 13/09/2024 14:53, corpora�vo@butzke.com.br escreveu:

Segue medidas:

Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento
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Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento
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De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza <anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 13 de setembro de 2024 14:24
Para: corpora�vo@butzke.com.br
Assunto: Re: RES: RES: Solicitação de orçamento

Olá,

As medidas.

Em 13/09/2024 14:23, corpora�vo@butzke.com.br escreveu:

Oi Ana,

O que você precisa de especificação?

A�,

De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza <anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 13 de setembro de 2024 14:00
Para: corpora�vo@butzke.com.br
Assunto: Re: RES: Solicitação de orçamento

Boa tarde,

Você poderia me encaminhar as especificações dos itens? Elas atendem ao nosso
termo?

Em 13/09/2024 11:58, corpora�vo@butzke.com.br escreveu:

Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento

3 of 7 15/10/2024, 13:59

mailto:anafukushigue@cml.pr.gov.br
mailto:anafukushigue@cml.pr.gov.br
mailto:corporativo@butzke.com.br
mailto:corporativo@butzke.com.br
mailto:corporativo@butzke.com.br
mailto:corporativo@butzke.com.br
mailto:anafukushigue@cml.pr.gov.br
mailto:anafukushigue@cml.pr.gov.br
mailto:corporativo@butzke.com.br
mailto:corporativo@butzke.com.br
mailto:corporativo@butzke.com.br
mailto:corporativo@butzke.com.br


Bom dia Ana Maria tudo bem?

Desculpe a demora no envio, eu e-mail estava em meu span.

Segue orçamento conforme as peças que temos semelhantes para atender vocês.

Qualquer dúvida estou à disposição.

A�,

De: Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza <anafukushigue@cml.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de setembro de 2024 18:56
Para: des�natarios-nao-revelados:
Assunto: Solicitação de orçamento

Prezados, boa tarde

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir, por meio de Sistema de
Registro de Preços, armários de aço, estantes, carrinho aparador, lixeiras,
contêiners, ombrelones, kits para bandeiras internas e móveis para
refeitório.

Desta forma, solicito envio de proposta comercial, conforme o Termo de
Referência anexo.

Segue abaixo o descri�vo do que acredito que sua empresa possa cotar, mas
fique à vontade para encaminhar orçamento dos outros itens:

Item Descri�vo Qtd.

16

Mesa quadrada, área interna, para refeição: tampo em madeira
maciça ou em MDF com acabamento de lâmina de madeira maciça.
Estrutura e quatro pés em madeira maciça.

Medidas:

Largura: 70cm a 80cm

Altura: 74cm a 76cm

5

Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento
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Imagem modelo:

17

Mesa dobrável, área externa, para refeição. Tampo quadrado ou
redondo. Tampo e estrutura de madeira maciça tratada para repelir
água e com proteção UV.

Medidas com a mesa aberta:

Largura: 70cm a 90cm ou Diâmetro: 70cm a 90cm

Altura= 74cm a 76cm

Imagem modelo:

3

18

Banqueta para área interna. Com tampo e estrutura em madeira
envernizada. 4 pés.

12

Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento
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Medidas:

Diâmetro: 30cm a 40cm

Altura: 45cm

Imagem modelo:

19

Cadeira dobrável para área externa, fabricada em madeira maciça
tratada para repelir água e com proteção UV.

Medidas com a cadeira aberta:

Largura: 46cm a 50cm

Profundidade: 39cm a 59cm

Altura: 78cm a 95cm

Imagem modelo:

12

Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento
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Atenciosamente,

--

--

--

Re: RES: RES: RES: Solicitação de orçamento
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